Elcio de Sousa Farias

R ]
De: Elcio de Sousa Farias
Enviado em: ter¢a-feira, 26 de julho de 2022 16:32
Para: Limpasim Servigos
Assunto: RES: LICITACAO PE 2022 019

Senhor licitante,

Na analise da sua planilha em resposta ao recurso apresentado, em relagdo ao preenchimento de alguns itens
encontramos algumas inconsisténcias quais sejam:

1-0 Percentual 2,78 mddulo 2.1 de fato esta incorreto, pois o correto seria, o percentual de 11,11% pois neste
modulo é composto do item 132 saldrio com o percentual de 8,33% e os itens Férias + Adicional de Férias queéo
valor que deve ser pago ao profissional a titulo de férias ao final do contrato, sendo um custo n3o renovavel, pelo
fato de caso o contrato seja renovado, esse valor n3o deve ser cobrado, porém, na planilha do primeiro ano deve ser
inserido.

Assim, o percentual correto a ser preenchido seria no item 1 de 8,33% e no item 2,11,11% totalizando 19,44%.

Esse seria a memoria de célculo: Terco constitucional de férias = 1/3/12 = 2,78% (+ 8,33% no primeiro ano de
vigéncia do contrato)

O valor correto entdo seria RS 320,94 .

2- Seguro de vida n3o cotado, obrigatério na CCT, clausula decima sétima - (SINELPA x SEAC) 6,00
3 - Tiket alimentagdo incompativel com CCT 194/2022 — valor unitério 23,50

Assim, tendo em vistas que esse valores ndo foram cotados ou cotados incorretamente na planilha, a mesma se
torna inexequivel, e por isso solicito que informe se os ajustes podem ser feitos sem que o preco final possa ser
majorado.

Caso ndo possa fazer os ajustes nestes termos sua empresa sera desclassificada.
Att

Adm. Elcio de Sousa Farias

Analista Senhior

Pregoeiro

Tel. [+ 55 91} 4008-3760

COPOL| Coord. de Processos Licitatérios.

GEPAC | Ger. Exec. de Patrimonio, Logistica, Contratacdes e Gest3o de Contratos
www.pancoamazonia.com.br

- Classificagao da mensagem: [3000000xxxx]



- Antes de imprimir esta mensagem pense no meio ambiente.

- Esta mensagem e seus anexos podem conter informagdes confidenciais e/ou privilegiadas. Se vocé
ndo é o destinatario ou a pessoa autorizada a recebé-la, fica proibido(a) de usar, copiar ou divulgar as
informacdes nela contidas ou tomar qualquer agdo baseada nelas. Se vocé recebeu esta mensagem por
engano, por favor, informe imediatamente o remetente, e em seguida, apague-a.

De: Limpasim Servicos <limpasimservicos@hotmail.com>
Enviada em: segunda-feira, 25 de julho de 2022 17:58
Para: Elcio de Sousa Farias <elcio.farias@basa.com.br>
Assunto: RE: LICITACAO PE 2022 019

***%% Atencdo: esta mensagem ¢ originaria de fora do Banco da Amazénia. Por favor, fique atento antes de clicar
em um link, abrir anexos ou responder. *****

Boa tarde, prezado.

Lucro Presumido, para mais informagdes entrar em contato

Agradecemos desde ja !

Atenciosamente,

SETOR ADMNISTRATIVO - LIMPASIM

E-mail; limpasimservicos@hotmail.com

Rua da Vitéria, n° 10 C, Itapiracd, Sdo Jose de Ribamar,

CEP: 65110000.

De: Elcio de Sousa Farias <elcio.farias@basa.com.br>

Enviado: sexta-feira, 22 de julho de 2022 13:52

Para: limpasimservicos@hotmail.com <limpasimservicos@hotmail.com>
Assunto: LICITACAO PE 2022 019




Sr. Licitante,

A fim de concluir a anélise dos recursos do lote 1, solicito que informe em qual regime tributério sua pianiiha de
custos foi preenchida, lucro real ou lucro presumido, tendo em vista que a atividade objeto da licitacdo consta entre
as atividades vedadas as empresas do simples nacional, razdo pela qual a proposta e planilha de custos n3o pode ser
no regime do simples nacional.

Att.

Adm. Eicio de Sousa Farias

Analista Senhior

Pregoeiro

Tel. [+ 55 91] 4008-3760

COPOL| Coord. de Processos Licitatérios.

GEPAC | Ger. Exec. de Patriménio, Logistica, ContratacSes e Gest3o de Contratos
WWwWw.bancoamazonia.com.br

- Classificagdo da mensagem: [xx000xxxxxx]

- Antes de imprimir esta mensagem pense no meio ambiente.

- Esta mensagem e seus anexos podem conter informagdes confidenciais e/ou privilegiadas. Se vocé
ndo € o destinatdrio ou a pessoa autorizada a recebé-la, fica proibido(a) de usar, copiar ou divulgar as
informagdes nela contidas ou tomar qualquer ag&do baseada nelas. Se vocé recebeu esta mensagem por
engano, por favor, informe imediatamente o remetente, e em seguida, apague-a.






CARTA PROPOSTA N©° 23/2022

S3o José de Ribamar (MA), 01 de AGOSTO de
2022.

LIMPASIM SERVICOS
EMPRESARIAL EIRELI

AO
BANCO DA AMAZONIA

PRESTAGAO DE SERVICOS COM DISPONIBILIZAGAO DE MAO DE OBRA
EM REGIME DE DEDICAGAO EXCLUSIVA
HABILITACAO COMPLETA

REF. PROPOSTA PARA SERVICOS TERCEIRIZADOS.

Prezados (as) Senhores (as),

A LIMPASIM SERVICOS EMPRESARIAL
EIRELI, empresa prestadora de servicos , com sede na Rua da Vitoria,n® 10,Sala C
Bairro Itapiraco - CEP: 65.110-000, S3o José de Ribamar/MA, CNPJ no°
33.389.997/0001-72, Telefone (098) 98851-7568.
Passa a apresentar proposta de pregos conforme abaixo:

1. DO OBJETO

Contratacdo de empresa especializada na prestag&o de servigos comuns continuados de
Recepcionistas, Supervisor de Recepcéo e Relagbes Publicas, a fim de atender as necessidades do
Banco da Amazoénia S.A, conforme especificagdes do Edital e seus Anexos, pelo prazo de 05 (cinco)
anos.

2. DA QUANTIDADE E ESPECIFICAC6E§i
ADRO RESUMO - VALOR MENSAL DOS SERVICOS

Recepcionista Belem/PA 338328 1690640
Supervisor Recepcionista Belem/PA

LIMPASIM SERVIGOS EMPRESARIAL EIRELI
Rua Da Vitoria, n° 10, Sala C - Bairro Itapiraco - CEP 65.110-000 CNP J N° 33.389.997/0001-72
Sao Jose de Ribamar — MA Fone: 098-98851-7568
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3. DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A LIMPASIM SERVICOS
EMPRESARIAL EIRELI executard os servigos, descritos na Clausula anterior, de
acordo com as condices e especificagdes constantes do Plano de Seguranga,
reservando-se & CONTRATANTE o direito de introduzir modificagdes na
operacionalizacdo dos servigos, atendidas o interesse publico e desde que nao altere
o objeto do Contrato a ser firmado, nem acarrete énus para a LIMPASIM
SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI.

Os supervisores da  LIMPASIM
SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI deverdo obrigatoriamente inspecionar o Posto
de servico;

A LIMPASIM SERVICOS
EMPRESARIAL EIRELI manterd sob sua direta e exclusiva responsabilidade
técnica e administrativa, todo pessoal necessario ao servigo, cabendo-lhe afastar
qualquer empregado cuja conduta for julgada inconveniente ou inadequada,
substituindo-o de imediato por outro igualmente capacitado;

4, DOS DIREITOS DO CONTRATANTE

Acompanhar e fiscalizar a execugao dos
servigos;

Efetuar os pagamentos a LIMPASIM
SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI , a2 vista das Notas Fiscais/Faturas
devidamente atestadas pelo Setor competente.

5, DA VALIDADE DA PROPOSTA

O prazo de validade da presente
proposta sera de 120 (Cento e Vinte) dias, contados da presente data.

6. DO PRECO:

O Valor Mensal da Contratacdo é de R$ 21.396,66 (VINTE E UM MIL,
TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS),
perfazendo o Valor Anual de R$ 256.759,92(DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS
MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS
CENTAVOS), conforme a seguir discriminado, de acordo com a proposta de pregos
apresentada pela CONTRATADA.

Os valores acima estipulados compreendem saldrios, impostos, taxas,
encargos sociais, administrativos e equipamentos, bem como todas as demais
despesas necessarias a perfeita execugdo e concluséo da prestacao dos servigos.

Forma de Pagamento: Até o 5° dia do més subsequente a prestagdo dos
Servigos.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

_ LIMPASIM SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI
Rua. Da Vitoria, n° 10, Sala C - Bairro Itapiraco - CEP 65.110 - 000 CNPJ N°33.389.997/0001-72
Sao Jose de Ribamar - MA Fone: 098-98851-7568
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7.2.3.1 A fim de assegurar o tratamento isonémico entre as licitantes, bem
como para a contagem da anualidade prevista no art. 3° §1° da Lei n.
10.192/2001, informa-se que foram utilizadas as seguintes convencoes
coletivas de trabalho no célculo do valor estimado pela Administrac3o.

NUMERO DE REGISTRO NO MTE: PA0000194/2022
DATA DE REGISTRO NO MTE: 12/04/2022

NUMERO DA SOLICITAGAO: MRO06567/2022
NUMERO DO PROCESSO: 13620.100749/2022-14
DATA DO PROTOCOLO: 08/04/2022

Confira a autenticidade no enderego http://www3.mte.qov.br/sistemas/mediador/.

Executar os servicos conforme especificacbes deste Termo de Referéncia e
de sua proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito
cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidades especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

7.2

7.3
7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao
ou dos materiais empregados;

Manter o empregado nos hordrios predeterminados pela Administracao;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do
objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do
Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos
a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos
servicos a serem executados, em conformidade com as normas e
determinagdes em vigor;

Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja
familiar de agente publico ocupante de cargo em comissio ou fungao de
confianga no dérgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n°
7.203, de 2010;

Disponibilizar a Contratante os empregados devidamente uniformizados e
identificados por meio de crachd, além de prové-los com os Equipamentos
de Prote¢do Individual - EPI, quando for o caso;

Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme
disposto neste Termo de Referéncia, sem repassar quaisquer custos a
estes;

As empresas contratadas que sejam regidas pela Consolidagao
das Leis do Trabalho (CLT) deverdo apresentar a seguinte
documentacdo no primeiro més de prestacio dos servigos,

_ LIMPASIM SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI
Rua. Da Vitoria, n° 10, Sala C — Bairro Itapiraco - CEP 65.110-000 CNP J N° 33.389.997/0001-72

Sao Jose de Ribamar — MA Fone: 098-98851-7568
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conforme alinea "g" do item 10.1 do Anexo VIII-B da IN
SEGES/MPDG n. 5/2017:

7.9.3relacdo dos empregados, contendo nome completo, cargo ou fungdo,
saldrio, hordrio do posto de trabalho, nimeros da carteira de
identidade (RG) e da inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF),
com indicacdo dos responsdveis técnicos pela execugao dos servigos,
quando for o caso;

7.9.4Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) dos empregados
admitidos e dos responsdveis técnicos pela execugdo dos servigos,
quando for o caso, devidamente assinada pela contratada; e

7.9.5exames médicos admissionais dos empregados da contratada que
prestarao 0s servigos;

Dados Cadastrais da Empresa:

Razio Social: LIMPASIM SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI

Endereco: Rua Da Vitoria, n® 10 — SALA “C” - Bairro Itapiraco - CEP:
65.110-000 CNPJ n° 33.389.997/0001-72 — Telefone: (98) 98851-7568 —
e-mail: limpasimservicos@hotmail.com

DADOS BANCARIOS:
Banco do Brasil S/A
Agéncia: 2953-x

Conta Corrente: 61945-0

ERICKSON PEREIRA

ERICKSON PEREIRA
?SDREOZMSO& 3 SODRE:02648061312

_ LIMPASIM SERVICOS EMPRESARIAL EIREL!
Rua. Da Vitoria, n° 10, Sala C - Bairro Itapiraco - CEP 65.110 - 000 CNPJ N°33.389.997/0001-72
Sao Jose de Ribamar — MA Fone: 098-98851-7568
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LIMPASIM SERVICOS
EMPRESARIAL EIREL!

NOTA EXPLICATIVA

Memoria de calculo dos itens 13° Salario, Férias e Adicional de Férias na planilha
de custos e formacao de precos de postos de servigcos continuos.

O percentual contido na planilha estd correto na medida em que
a nova planilha da IN SEGES n° 5/2017 onde apareceu a provisdo de férias 02 (duas)
vezes de forma equivocada, sendo que até o momento nfo houve correcdo ja que ndo se
reconheceu ser um erro. Por isso vérias medidas apareceram para "explicar" como lidar
com essa situagdo na tentativa de sanar o problema ou diminuir o seu impacto.

Diante disso, primeiro de tudo, deve-se saber qual é a forma de
pagamento adotada pelo érgdo licitante: Conta Vinculada (CV) ou Pagamento por Fato
Gerador (PFG). E paira isso € necessario ler o respectivo cademo de logistica para
entender o que deve ser feito: i

Caderno de Logistica:

Modulo 2 - Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Didrios

Submédulo 2.1 - 132 {décimo terceiro) Saldrio, Férias e Adicional de Férias
132 Saldrio: RS 1.500,00 = 12 meses = RS 125,00,

Férias: RS 1.500,00 + 12 meses = RS 125,00
Adicional de férias {1/3 Constitucional: RS 125,00 + 3 = 41,67,

Total do Submdédulo 2.1: RS 125,00 + RS 125,00 + RS 41,67 = R$ 291,67,

Veja no Submédulo 2.1 letra B) Utiliza-se:

Férias: exemplo classico de interrupg¢do de contrato de trabalho,
sem prejuizo da remuneracéo, da contagem do tempo de servigo para todos os fins e os
depositos do FGTS e recolhimentos previdencidrios, cuja fundamentagdo legal estd no
art. 7°, XVII, CF/88. - Calculo: 8,33% = [(1/12]x100]

r

Adicional de férias (ter¢co constitucional): é um direito do
trabalhador, garantido na Constituigdo, ao gozar férias anuais remuneradas com, pelo
menos, um ter¢o a mais do que o salario normal cuja fundamentagfo: art. 7°, XVII,




CF/88. - Percentual: 2,778% = [(1/3) / 12 x 100]

Somando os dois 8,33% + 2,78% = 11,11% (PFG). Por isso
no modulo 4.1 letra A) Substituto da cobertura de Férias resta utilizar:
0,93% (pois o que deve ser provisionado para o Repositor Substituto € apenas 1/12 das
férias, tempo maximo em que ocupard o posto do titular, ou seja: (11,11% / 12) =
0,926%

SOBRE VALE ALIMENTACAO

AUXILIO ALIMENTAGAC

CLAUSULA DECIMA QUINTA - TICKET ALIMENTAGAO/ CARTAD REFEIGAD

As empresas concederdo a partir de 01 janeiro de 2022, a todos os integrantes da categoria
profissional com jornada igual ou superior a 06 {sels) horas didrias, o Vale Alimentagio ou
ticket alimentagio no valor de R$ 23,50 {vinte e trés reais e cinquenta centavos) por cada dia
efetivamente trabathado, devendo tal concessao ocorrer até o 10° (Décimo) dia de cada més.

Memoria de calculo:

23,50 (por dia trabalhado, conforme CCT) * 20(Dias Trabalhados efetivos
conforme edital item ......) — (10% Conforme Convengéo Coletiva)

2 DO LOCAL E HORARIO DE PRESTAGAQ DOS SERVICOS

21 Os servigos serfio realizados na Matriz do Banco da Amazdnia S.A. localizada na
Avenida Presidente Vargas, n® 800 e no Prédio do BANCO, localizado na Travessa
Almirante Wandenkolk, n® 175 no Bairre do Umarizal, ambos em Belém/PA.

22 O profissional de Refagbes Poblicas poderd realizar deslocamento para outras
focalidades, quando necessario, para acompanhar os evenios externos da
Instituigdo, sendo que 0§ custos com passagens e didrias serdio ressarcidos pelo
BANCO, medianie a prestacio de conlas.

2.3 Os servigos de 04 {quatro) Recepcionistas. do Supervisor de Recepciic e de
Relagbes Pdblicas seréo prestados nas dependéncias do Edificio Sede do BANCO
DA AMAZONIA localizado na Avenida Presidente Vargas, n® B00, no Baimro da
Campina; e de U1 (uma) recepcionista serd prestado no Prédio do BANCO
tocalizado na Travessa Almirante Wandenkotk, n® 175 no Bairro do Umarizal, ambos
em Belém/PA.

2.4 Os postos de servigos devem funcionar de segunda & sextafelia. no periodo de 7h
as 16h de acordo com o horério definido por cada posto, sendo observads a carga
horaria de 08 {oito} horas, com intervalo de 02 (duas} horas para almogo, ndo
computadas no horério de rabalho.

O edital determinou o periodo de Segunda a Sexta-feira, ou seja, 05 (cinco) dias na
semana, logo o més tem 04 (quatro) semanas, entdo o total da 20 dias trabalhados
efetivamente no més, ressalvado que tém meses que pode aumentar 01 (um) dia ¢
também como tém meses que tem feriado, entdo um fato ird compensar o outro.




SEGURO DE VIDA

Importante mencionar que o seguro de vida j& foi atendido e acrescentado na planilha
conforme a CCT.

ERICKSON PEREIRA SODRE
(98) 98851-7568

COMERCIAL

ERICKSON PEREIRA
SODRE:026480613
12 -
Digitally signed by
ERICKSON PEREIRA

SODRE:02648061312
Date: 2022.07.27
16:28:13 -03'00'
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RAMO: BANCO DA AMAZONIA

DATA: 27/7/2022
CUSTOS REFERENTES AO POSTO RECEPCIONISTA

Modalidade de Licitagdo ' Pregdo n°
DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS (DADOS REFERENTES A CONTRATAGAQ)

ata de Apresentagdo da Proposta 27/7/2022
| Acordo, Conv. ou Sentenca Normativa eri Dissidio Colétivo 02/2022

. Numero de Meses de Execucdo Contratual 2
CUSTOS POR EMPREGADO
Tipo de Servico (mesmo servico com caracteristicas distintas) Recepcionista
Classificagdo Brasileira de Ocupacdes (CBO) 422105
Categoria Profissional (vinculada & execucdo contrz Recepcionista
Data-Base da Categoria (DD/MM/AAAA) 2/2/2022

PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAQ DE PRECOS

MODULO 1: COMPOSIGAQ DA REMUNERACAO

1.650,90

: ANUAIS, MENSAIS E DIARIOS
Submédulo 2.1 - 13° (décimo terceiro) Saldrio e Adicional de Férias

137,52
183,41

rio
Adicional de Férias

Submédulo 2.2 - Encargos Previdencérios (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS) e Outras ContribuigBes




Submédulo 2.3

3

Beneficios Mensais e Diarios

Auxilio-Refeicio/Alimentacao - Com Desconto Do PAT
Plano de Salide 0,00
Seguro de Vida

Outros Beneficios 3 (Exames admissionais/demissionais)

MODULO 3: PROVISAO PARA RESCISAC

viso Prévio Indenizade
viso Prévio Trabathado 116
ulta do FGTS Sobre o Aviso Prévio Trabalhado

MODULO 4: CUSTO DE REPOSICAO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Submddulo 4.1 - Substituto Nas Auséncias Legais

ubstituto Na - Cobertura De Férias 0,93 15,35
ubstituto Na Cobertura De Auséncias Legais 0,28 4,62
ubstituto Na Cobertiira De Liceriga-Paternidade 0,03 0,50
ubstituto Na Cobertura De Auséncia Por Acidente De Trabalho 0,02 033

ubstituto'Na Cobertura De Afastamento Maternidade
utras Auséncias (Especificar - em %)

Submbdulo 4.2 - Substituto Na Intrajornada

MODULO 5: INSUMOS DIVERSOS

2,78
2,78
292,65
21,99
101,50
169,16

QUADRO RESUMO - CUSTO POR EMPREGADO

Composicao Da Remuneragdo 1.650,90
Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diarios 138327
Provisdo Para Rescisdo 24,60
Custo de Reposicio do Profissional Ausente 21,30
nsumos Diversos 5,00

Custos Indiretos, Tributos e Lucro 298,21

S50 Jose de Ribamar 27 de Julho de 2022 -
LIMPASIM SERVIGOS EMPRESARIAL EIRELI

Erickson Pereira Sodré
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RAMO: BANCO DA AMAZONIA
DATA: 27/7/2022

CUSTOS REFERENTES AO POSTO 12X36 HORAS - NOTURNO

Modalidade de Licitagio 9

DISCRIMINAGAQ DOS SERVICOS (DADOS REFERENTES A CONTRATACAD)
Data de Apresentacgo da Proposta 27/7/2022
Acordo, Conv. ou Sentenca Normativa em Dissidio Coletivo 02/2022
Numero de Meses de Execucdo Contratual 2

CUSTOS POR EMPREGADO

Tipo de Servico (mesmo servico corn caracteristicas distintas) Supervisor Recepcionista
Classificacdo Brasileira de Ocupacdes (CBO) 410105
Categoria Profissional (vinculada & execuclo contre Supervisor Recepcionista
Data-Base da Categoria 2/2/2022

PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS

MODULO 1: COMPOSICAO DA REMUNERAGAC

2.020,84

: EFICIOS ANUAIS, MENSAIS E DIARIOS
Submédulo 2.1 - 13° (Décimo Terceiro) Salério e Adicional De Férias

Salario 168,34
dicional de Férias 224,52

SS

Salério Educagio
Riscos Ambientas do Trabalho



Submédulo 2.3 - Beneficios Mensais e Diérios

Transporte 160,00
uxflio-Refeicio/Alimentacio - Com Desconto do PAT 423,00
lano de Satde 0,00
eguro de Vida 6,00
utros Beneficios 3 (Exarmes admissionais/demissionais) 0,00

MODULO 3: PROVISAO PARA RESCISAC

viso Prévio Indenizado
viso Prévio Trabalhado
ulta Do FGTS Sobre o-Aviso Prévio Trabathado

MODULO 4: CUSTO DE REPOSIGAO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Submédulo 4.1 - Substituto Nas Auséncias Legais

ubstity ura De Férias 093 18,79
ubstituto Na Cobertura De Auséncias Legais 0,28 566
ubstituto Na Cobertura De Licenga-Paternidade 0,03 1M
ubstituto Na Cobertura De Auséncia Por Acidente De Trabalho 0,02 0,40
ubstituto Na Cobertura De Afastamento Maternidade
Qutras Auséncias (Especificar - em %)

Submédulo 4.2 - Substituto Na Intrajo

ntrajornada Indenizada

: INSUMOS DIVERSOS

149,26

394 15514

Tributos 8,65 387,54
PIS 065 2912
Cofiris 300 13441

224,01

QUADRO RESUMO - CUSTO POR EMPREGADO

Composicao da Remuneragdo 2.020,84
Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diarios 1.705,50
Provisgo para-Rescisao 301
Custo de Reposicio do Profissional Ausente 26,87
insumos Diversos 500
Custos indiretos, Tributos e Lucro 691,94
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Elcio de Sousa Farias

De: COMERCIAL - DIAMOND SERVICOS <comercial@diamondservicos.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 27 de julho de 2022 13:40

Para: Eicio de Sousa Farias

Assunto: RES: AJUSTE NA PROPOSTA

*E*E* Atencdo: esta mensagem € originaria de fora do Banco da Amazdnia. Por favor, fique atento antes de clicar
em um link, abrir anexos ou responder. *****
Boa Tarde!!!

Prezado Senhor Elcio,

Reportando-nos ao e-mail recebido que trata dos ajustes a serem realizados na PCFP temos a
informar:

1. No que tange ao vosso questionamento acerca do valor que foi inserido no item B do
SUBMODULO 2.3 BENEFICIOS MENSAIS E DIARIOS, onde V. Sa. utiliza o valor de R$
465,30 subtraindo aos dias de trabalho do colaborador se encontra equivocado, pois a CCT
PA000194/2022 SEACXSINELPA na CLAUSULA DECIMA QUINTA detalha a forma de

concessao ao colaborador:

CLAUSULA DECIMA QUINTA - TICKET ALIMENTACAQO/ CARTAO REFEICAO

As empresas concederdo a partir de 01 janeiro de 2022, a todos os integrantes da categoria
profissional com jornada igual ou superior a 06 (seis) horas diarias, o Vale Alimentacao ou ticket
alimentagdo no valor de R$ 23,50 (vinte e trés reais e cinquenta centavos) por cada dia
efetivamente trabalhado, devendo tal concessdo ocorrer até 0 10° (Décimo) dia de cada més.

Paragrafo Primeiro: Para os integrantes da categoria profissional com jornada igual ou superior a
04 (quatro) horas e inferior a 06 (seis) horas que utilizarem regime de trabalho por tempo parcial,
na forma do Art. 58-A, da CLT, as partes convenentes ajustam que receberdo “ticket’, cartdo
refeicdo ou alimentagdo no valor R$ 11,75, por dia trabalhado.

Paragrafo Segundo: Para os integrantes da categoria profissional que trabalham aos sdbados com
jornada igual ou superior a 04 (quatro) horas e inferior a 06 (seis) horas, as partes convenentes
ajustam que receberdo “Cartdo Alimentacdo/Ticket Refeicdo” no valor de R$ 11,75, por dia
trabalhado.

Paragrafo Terceiro: Serd descontado da remuneracédo do trabalhador (a), a titulo de ressarcimento
pelo beneficio concedido, o valor correspondente a 10% (dez por cento), do valor total do Cartdo
Alimentagdo/ Ticket Refeigdo fornecidos, em atendimento a Lei n°® 6.321 que trata o PAT -
Programa de Alimentac¢&o do Trabalhador.

Desta forma afim de ndo haver duvidas sobre as informacdes acima detalhamos abaixo a memoria
de calculo para apreciagéo.



Auxilio alimentagdo (vales, cesta basica) R$ 23,50
Dias Trabalhados: 22
Total: R$ 517,00

Desconto legal §3° CLAUSULA DECIMA QUINTA 10% (dez por cento) R$ 517,00 x 10,00% = R$
51,70

Sendo assim o total de para 22 (vinte e dois) dias ¢ igual a R$ 517,00 subtraindo R$ 51,70 perfaz o
valor contido na planilha de R$ 465,30.

Quanto ao questionamento do custo do uniforme nao consta no edital do pregdo tal cumprimento
para o posto de relacdes piibicas. Conforme vossa V. Sa pode observar o item:

9.3 Uniformes:
9.3.1 O uso do uniforme é obrigatério pela equipe de recepcionista e a Contratada devera

fornecé-los, semestralmente, a cada empregado, em conformidade com as
especificacdes a seguir relacionadas:

Recepcionista e Supervisor de
Recepcionista
Descrigao Quantidade
semestral
Feminino - blazer e saia ou calga comprida, em tecido 02
microfibra, de boa qualidade, forrado internamente, inclusive conjuntos
na manga. Blusa em crepe ou algodado de boa qualidade, e
sapatos de salto médio fechado de couro, na cor preta e meias
finas na cor da pele. Cor a
combinar com o Banco.
Masculino - Terno em tecido tipo microfibra e camisa 02
social em conjuntos

Estamos a vossa disposigdo para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Edielson Silva

Coordenador Comercial
91-33479878 (Ramais 2203/2204)
91-984194437



De: Elcio de Sousa Farias <elcio.farias@basa.com.br>

Enviada em: quarta-feira, 27 de julho de 2022 12:41

Para: COMERCIAL - DIAMOND SERVICOS <comercial@diamondservicos.com.br>
Assunto: RES: AJUSTE NA PROPOSTA

Sr. licitante,

Analisando sua proposta e planilha, e analisandos os questionamentos apresentados no recurso, referente ao
processo de servicos de RelagGes Publicas objeto do PE 2022/019, identificamos algumas inconsisténcias na sua
planilha, pelo que solicitamos ajuste e esclarecimentos conforme abaixo, tendo em vista que tais ajustes podem ser
feitos em qualquer fase da licitagdo através de diligéncias.

MODULO 2.3 — BENEFICIOS MENSAIS E DIARIOS

ITEM B — AUXILIO ALIMENTACAO

O valor que foi inserido nesse item, foi de RS 465,30 e que se formos dividir pelos dias Uteis que sdo 22, daria um valor
unitario de RS 21,15, valor este que esta abaixo do valor que consta na CCT a qual sua empresa aderiu, que é de R$
23,50.

Assim, solicitamos que faga o ajuste sem majorar o prego fina da proposta.

MODULO 5:
Neste mddulo, ndo foi inserido os valores com insumos e uniformes.
Favor justificar.

Favor responder no prazo de 24 horas.
Att.

Adm. Elcio de Sousa Farias

Analista Senhior

Pregoeiro

Tel. [+ 55 91] 4008-3760

COPOL| Coord. de Processos Licitatérios.

GEPAC | Ger. Exec. de Patrimdnio, Logistica, Contratacdes e Gestdo de Contratos
www.bancoamazonia.com.br

- Classificagcdo da mensagem: Doooaxoxoooxx]

- Antes de imprimir esta mensagem pense no meio ambiente.



- Esta mensagem e seus anexos podem conter informagdes confidenciais e/ou privilegiadas. Se vocé
ndo é o destinatario ou a pessoa autorizada a recebé-la, fica proibido(a) de usar, copiar ou divulgar as
informagdes nela contidas ou tomar qualquer agdo baseada nelas. Se vocé recebeu esta mensagem por
engano, por favor, informe imediatamente o remetente, e em seguida, apague-a.



